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Paola Ciregia <paola.ciregia@imtlucca.it>

Re: OS 2021/36 Ferracuti - update
1 messaggio

Serena Argentieri <s.argentieri@imtlucca.it> 8 settembre 2021 10:54

A: Paola Ciregia <paola.ciregia@imtlucca.it>

Mi giunge nuovo il "calcolo" dell'IRAP (non lo abbiamo mai messo né per speaker con compenso, né per i
lecturer), ma prendo nota per il futuro.
Ho fatto una piccola modifica all'OS: come compenso ho messo 600 (compenso) + 60 (IRAP carico ente), perché
prima pareva che il prof prendesse 660 a cui andava aggiunta l'IRAP.
Mi sa che mi sono spiegata malissimo - eventualmente ci sentiamo per telefono, ok?

Serena

Il giorno mer 8 set 2021 alle ore 09:24 Paola Ciregia <paola.ciregia@imtlucca.it> ha scritto:

Buongiorno Serena,

stavo inserendo il contratto di Ferracuti su SIIMT e per scrupolo ho sentito Lara. Mi ha detto che, nell'importo del

compenso, dobbiamo calcolare anche l'importo IRAP, quindi ho nuovamente modificato l'OS inserendo un
importo di € 660,00.

Qualora il Prof. superasse la soglia dei 5.000,00 euro annui e quindi dovesse essere previsto anche il costo

INPS a carico dell'Ente, mi ha detto Lara che siamo in tempo a prevederlo successivamente, quando lo speaker

ci darà la notula. Essendo l'IRAP una cifra già certa da sostenere, è bene inserirla subito.

Ti allego, quindi, la OS aggiornata. Mi spiace per le tante modifiche, quando qualcosa nasce male...

Ti ringrazio,
Paola

--

Paola Ciregia

Ufficio Dottorato e Alta Formazione

PhD and Higher Education Office

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca - Italy

Tel:  +39 0583 4326 549, fax: +39 0583 4326 565

www.imtlucca.it

--

Serena Argentieri

Responsabile Ufficio Dottorato e Alta Formazione

Head of PhD and Higher Education Office

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca - Italy

Phone: +39 0583 4326 580 - Fax: +39 0583 4326 565

www.imtlucca.it
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Paola Ciregia <paola.ciregia@imtlucca.it>

Re: OS 2021/36 - Update
1 messaggio

Irene Banchi <irene.banchi@imtlucca.it> 8 settembre 2021 13:49

A: Scuola IMT - Human Resources <hr@imtlucca.it>, admin@imtlucca.it, Paola Ciregia <paola.ciregia@imtlucca.it>
Cc: Scuola IMT - Seminars <seminars@imtlucca.it>

Ciao,

In allegato OS 36/2021 aggiornata.

Irene

Il giorno mer 8 set 2021 alle ore 11:25 Scuola IMT - Human Resources <hr@imtlucca.it> ha scritto:

Ciao a tutte,

OS aggiornata a 660 € su RU MOMILAB.

Saluti,

Federica

Il giorno mer 8 set 2021 alle ore 11:05 Scuola IMT - Seminars <seminars@imtlucca.it> ha scritto:

Buongiorno a tutte,

vi allego nuovamente la OS 2021/36 (HR: ID purchase 67/2021/ANT 5766/2021), perché abbiamo dovuto fare

una modifica: abbiamo aggiunto € 60,00 di IRAP sul compenso dello speaker, da imputare sui fondi della RU

MOMILAB.
Resto in attesa di vostra conferma per le successive autorizzazioni della Direzione.

Grazie mille e buon lavoro,

Paola

--

Ufficio Dottorato e Alta Formazione - Seminars

PhD and Higher Education Office - Seminars

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca - Italy

Tel:  +39 0583 4326 549, fax: +39 0583 4326 565

www.imtlucca.it

--

Federica Pierotti

Ufficio Risorse Umane

Human Resources Office

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca – Italy

Tel: +39 0583 4326 704 

Fax: +39 0583 4326 565 

www.imtlucca.it

--

Irene Banchi
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Ufficio Contabilità e Bilancio

Finance Office

Scuola IMT Alti Studi Lucca
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Paola Ciregia <paola.ciregia@imtlucca.it>

Re: Seminaro Prof. Ferracuti - OS 2021/36 aggiornata
1 messaggio

Scuola IMT - Segreteria di Direzione <dir_office@imtlucca.it> 8 settembre 2021 17:06

A: Scuola IMT - Seminars <seminars@imtlucca.it>

Buonasera Paola,

il DA ed il Prof. Bilancini hanno approvato.

Grazie

Buon lavoro!

Laura

On Wed, Sep 8, 2021 at 2:24 PM Scuola IMT - Seminars <seminars@imtlucca.it> wrote:

Buon pomeriggio,

in allegato la OS 2021/36 contabilizzata, relativa al seminario del 13 settembre p.v. del Prof. Ferracuti: rispetto

alla versione già autorizzata, abbiamo aggiunto € 60,00 per il pagamento dell'IRAP sul compenso dello speaker,

a carico dell'Ente, cifra imputata sui fondi della RU Momilab.

Rimango in attesa delle autorizzazioni necessarie (ricordo che il proponente del seminario è il Direttore, per cui
la versione precedente dell'OS è stata autorizzata dal Prof. Bilancini) e vi ringrazio per la collaborazione.

Buona giornata,

Paola

--

Ufficio Dottorato e Alta Formazione - Seminars

PhD and Higher Education Office - Seminars

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca - Italy

Tel:  +39 0583 4326 549, fax: +39 0583 4326 565

www.imtlucca.it

--
Laura Mazzucchelli

Staff alla Direzione

Affari Generali

Directors' staff
General Affairs

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca - Italia

Tel: +39 0583 4326 584 - Fax: +39 0583 4326 565

www.imtlucca.it
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